
Alex Nistor <alex@plusroimedia.com>

Re: Factures Plus Roi Media desde agosto / mayor
5 messages

Maison Karite Contabilidad <contabilidad@maisonkarite.com> 2 January 2024 at 21:26
To: Alex Nistor <alex@plusroimedia.com>

Hola Alex.
Te adjunto el libro mayor para que identifiquéis mejor los pagos.
Saludos.

> El 21/12/2023 13:12 CET Alex Nistor <alex@plusroimedia.com> escribió:
>
>
> Hola Fermi,
>
> Nuestro contable nos ha avisado que aún no se ha recibido ninguna de las facturas pendientes.
> ¿Podrías enviarnos el comprobante por favor?
>
> Gracias y felices fiestas,
> Alex
> ᐧ
>
>
> On Thu, 14 Dec 2023 at 17:38, Alex Nistor <alex@plusroimedia.com> wrote:
> > Buenas tardes,
> >
> > Aquí tenéis las facturas pendientes.
> > Cualquier cosa quedo a vuestra disposición.
> >
> > Un saludo,
> > Alex
> >
> >
> > On Wed, 13 Dec 2023 at 19:13, Maison Karite Contabilidad <contabilidad@maisonkarite.com> wrote:
> > > Buenos dias.
> > >  Me puedne enviar copia de las mismas por favor?, no sé si hay dos o más.
> > >  Gracias.
> > > 
> > > 
> > >  Fermí
> > >  Dpto Contabilidad
> > >  Ramon y Cajal 83
> > >  08024 Barcelona
> > >  Tl 93 209 18 31
> > >  Email contabilidad@maisonkarite.com
> > >

Fermí
Dpto Contabilidad
Ramon y Cajal 83
08024 Barcelona
Tl 93 209 18 31
Email contabilidad@maisonkarite.com

Libro Mayor (Extracto de movimientos).pdf
76K

Alex Nistor <alex@plusroimedia.com> 3 January 2024 at 17:28
To: Maison Karite Contabilidad <contabilidad@maisonkarite.com>

Hola Fermi,

Tu libro está correcto pero faltan algunas facturas. 
Nuestra colaboración duró del 13 de Abril al 28 de Noviembre, por lo cual para Maison Karite tenemos un total de 8 meses/facturas +
1 factura de prepago.
Además, tenemos las facturas de ORGANIC HAIR AND BEAUTY PROJECT, S.L.
Te paso un desglose de lo que hemos emitido y que hemos recibido:

Invoice no Brand Month Fee Total Tax Status
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25 Maison Karite Prepago Marzo €650 €787 €137 paid
27 Maison Karite Abril €650 €787 €137 paid
37 Maison Karite Mayo €850 €1,029 €179 paid
41 Maison Karite Junio €850 €1,029 €179 paid
45 Maison Karite Julio €850 €1,028.5 €179 paid
60 Maison Karite Agosto €850 €1,028.5 €178.5 PENDING

63
ORGANIC HAIR AND

BEAUTY PROJECT, S.L. Agosto €200 €242.0 €42.0 PENDING

69 Maison Karite September €850 €1,028.5 €178.5 paid

70
ORGANIC HAIR AND

BEAUTY PROJECT, S.L. September €400 €484.0 €84.0 paid

79
ORGANIC HAIR AND

BEAUTY PROJECT, S.L. October 400 €484.0 €84.0 PENDING

80 Maison Karite October 850 €1,028.5 €178.5 PENDING
90 Maison Karite November 400 €484.0 €84.0 PENDING

91
ORGANIC HAIR AND

BEAUTY PROJECT, S.L. November 400 €484.0 €84.0 PENDING

Adjunto todas las facturas emitidas en PDF y también los comprobantes de pago de los ingresos que hemos recibido.
Facturas total emitidas: 13
Pagos recibidos: 8

Las facturas restantes son: 60, 63, 79, 80, 90 y 91.
Si alguna de ellas ha sido ya pagada por favor facilítame el comprobante.

Cualquier otra duda quedo a tu disposición.
Si es mas facil, llamame al +34 639 147 476 y lo miramos juntos.

Un saludo,
Alex
[Quoted text hidden]
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Alex Nistor <alex@plusroimedia.com> 31 January 2024 at 15:24
To: Maison Karite Contabilidad <contabilidad@maisonkarite.com>

Buenas tardes,

Hemos recibido el pago para las facturas 63, 79 y 91.
¿Nos podéis actualizar sobre el pago de las facturas 60, 80 y 90?

Muchas gracias,
Alex
[Quoted text hidden]

Carmen <cn@maisonkarite.com> 31 January 2024 at 15:32
To: Alex Nistor <alex@plusroimedia.com>, Maison Karite Contabilidad <contabilidad@maisonkarite.com>
Cc: pm@maisonkarite.com, carmen@maisonkarite.com

Hola Alex,

 

Hemos estado valorando los pagos a Meta, el coste de oportunidad que nos ha supuesto perder esos días de BlackFriday y es
superior a los importes pendientes.

Solicitamos el abono de las facturas. Nuestros asesores fiscales nos han indicado que si realmente fue un error de Meta, lo podeis
reclamar a ellos o a vuestro seguro de actividad.

Saludos

[Quoted text hidden]

Libre de virus.www.avast.com

Alex Nistor <alex@plusroimedia.com> 1 February 2024 at 14:59
To: Carmen <cn@maisonkarite.com>
Cc: Maison Karite Contabilidad <contabilidad@maisonkarite.com>, pm@maisonkarite.com, carmen@maisonkarite.com

Hola Carmen,

Entiendo que no habéis sido satisfechos con los resultados y por eso se ha terminado nuestra colaboración. Hemos acordado de
anular la factura para el mes de Noviembre que previamente ha sido reducida como gesto de buena fe.

No podemos permitir que no se efectúe el pago de las facturas 69 y 79 para nuestros servicios durante el mes de Agosto y Octubre.
Estas facturas han sido retrasadas durante varios meses con vuestro compromiso que se pagarán. Durante estos meses, aparte de
no recibir el pago por nuestros servicios, hemos asumido gastos contratando creadores de contenido para la creación de material de
vídeos y banners.

En el caso de no llegar a un acuerdo para la fecha de pago de las facturas 69 y 79, nos vemos obligados a iniciar el proceso
monitorio.

Un saludo,
Alex
[Quoted text hidden]
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